
De: gerenciageneral@promaxseguridad.pe 
<gerenciageneral@promaxseguridad.pe>  

Enviado el: viernes, 21 de febrero de 2025 13:27 

Para: Marco Antonio Jacome Vergaray <mjacome@petroperu.com.pe> 

CC: atencionalcliente@promaxseguridad.pe; Tomas Diaz Del Aguila 
<tdiaz@petroperu.com.pe>; Javier Juvenal Arizola Puelles 
<jarizola@petroperu.com.pe>; Rosa Maria Ramirez Medina 
<rramirezm@petroperu.com.pe>; Cinthia Mercedes Rodriguez Damian 
<crodriguez@petroperu.com.pe>; Juan Cesar Hidalgo Aleman 
<jhidalgoa@petroperu.com.pe> 

Asunto: RE: solicitud de propuesta económica 

 

Buenas Tardes; 

 

Estimado Marco, adjunto La propuesta económica al servicio de vigilancia privada 
- lote 192, CARTA N.º 038-2025. E.V. P-PROMAXSELVA.CONT. Así mismo 
mencionarle una observación sobre la pagina 13 de 58 de las condiciones 
técnicas en referencia a la FORMA DE PAGO, quedamos el dia 5 de febrero del 
2025, en la reunión virtual que sería a 15 días calendarios posterior a la emisión de 
la factura, sin embargo, en la CT. Menciona a 30 días calendarios, por favor 
quisiéramos tener una aclaración respecto al tema. 

Saludos cordiales, 

 

DAVID EDUARDO GUTIERREZ ROJAS. 

GERENTE GENERAL. 

 

De: Marco Antonio Jacome Vergaray <mjacome@petroperu.com.pe>  

Enviado el: jueves, 20 de febrero de 2025 08:54 

Para: Vania Gutierrez <gerenciageneral@promaxseguridad.pe> 

CC: atencionalcliente@promaxseguridad.pe; Tomas Diaz Del Aguila 
<tdiaz@petroperu.com.pe>; Javier Juvenal Arizola Puelles 
<jarizola@petroperu.com.pe>; Rosa Maria Ramirez Medina 
<rramirezm@petroperu.com.pe>; Cinthia Mercedes Rodriguez Damian 



<crodriguez@petroperu.com.pe>; Juan Cesar Hidalgo Aleman 
<jhidalgoa@petroperu.com.pe> 

Asunto: solicitud de propuesta económica 

 

Estimados srs. PROMAX 

Se adjunta las condiciones técnicas para el servicio de vigilancia privada en el 
Lote 192, por lo se le agradecerá nos puedan enviar su propuesta económica 
hasta el 21-02-2025. 

saludos 


