karla.castro@consorciojpcorredores.com

De: Isamar Francesca Falcon Sanchez <lIsaFalcon@pacifico.com.pe>

Enviado el: martes, 21 de marzo de 2023 12:05

Para: Karla Castro Castro

cc: Cristell Carpio; 'Galarza Anchelia, Edwin Pedro’; Alexandra Maria Vera Ibarra; Alan
Enrique Pisconte Campos; Claudia Paola Medina Velazco

Asunto: RE: Remision del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacion de

Seguros(URGENTE) | FONDO MIVIVIENDAA

Estimada Karla,
Hemos tenido las siguientes pdlizas con el cliente y estas no han tenido siniestros:

16442240-INCENDIO--> 27/06/2019-27/07/2020
16663477-INCENDIO-> 27/07/2020-27/07/2021
16795881-INCENDIO-> 27/07/2021-27/07/2022

Saludos.

Isamar Franccesca Falcéon Sanchez

Gerencia Comercial Institucional

Division de Negocios Empresariales, Corredores y Alianzas
Celular: 957619943

Encuéntrame en Pacifico Workplace

*No requiero una respuesta fuera de tu horario regular de conexién

© pacifico sequros

De: karla.castro@consorciojpcorredores.com <karla.castro@consorciojpcorredores.com>

Enviado: martes, 21 de marzo de 2023 10:43

Para: Alan Enrique Pisconte Campos <AlanPisconteC@pacifico.com.pe>; Isamar Francesca Falcon Sanchez
<lsaFalcon@pacifico.com.pe>

Cc: Karla Castro Castro <karla.castro@consorciojpcorredores.com>; Cristell Carpio
<operaciones.l@consorciojpcorredores.com>; 'Galarza Anchelia, Edwin Pedro' <egalarza@mivivienda.com.pe>
Asunto: RV: Remisién del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacion de Seguros(URGENTE) | FONDO
MIVIVIENDAA

Precaucidn: Este correo proviene de una cuenta externa a nuestra organizacion. No abrir enlaces o archivos adjuntos a menos que
reconozca el remitente y consideres seguro el contenido. No compartir contrasefias. No enviar informacion confidencial sin validar el
receptor.

Buenos dias Sres.
Su inmenso apoyo para responder el dia de hoy antes del mediodia por favor, es super urgente, gracias.
Solicito puedas apoyarme, en enviar la siniestralidad de la siguiente entidad:

FONDO MIVIVIENDA
20414671773



Solicitamos la siniestralidad de los Gltimos 5 afios que aparezca en su sistema, nos comenta la entidad
que en estos ultimos arios, tuvieron pdlizas Multiriesgos con Uds. Por lo tanto es imprescindible su
informacion.

Agradezco como siempre tu inmediato apoyo, dado que, al necesitarse para la absolucion de consultas, lo
necesitamos con suma urgencia.

Saludos

Karla Castro Polo

Administracion
886751255

karla.castro@consorciojpcorredores.com

Daniel Alomias Robles N® 353 Qf. 201
Tel. Ofic. 044203354 | 044722634

www.consorciojpcorredores.com

De: karla.castro@consorciojpcorredores.com <karla.castro@consorciojpcorredores.com>

Enviado el: lunes, 20 de marzo de 2023 12:54

Para: 'Gilberto Adbertino Roque Cochachin' <GRoque@ pacifico.com.pe>; 'Claudia Medina Velazco'
<cmedina@pacifico.com.pe>; 'Alexandra Maria Vera Ibarra' <AleVera@ pacifico.com.pe>

CC: karla.castro@consorciojpcorredores.com; operaciones.l@consorciojpcorredores.com; 'Galarza Anchelia, Edwin
Pedro' <egalarza@mivivienda.com.pe>

Asunto: RV: Remisién del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacion de Seguros(URGENTE) | FONDO
MIVIVIENDAA

Buenas tardes Gilberto,
Solicito puedas apoyarme, en enviar la siniestralidad de la siguiente entidad:

FONDO MIVIVIENDA
20414671773

Solicitamos la siniestralidad de los ultimos 5 afios que aparezca en su sistema, nos comenta la entidad
que en estos ultimos afios, tuvieron polizas Multiriesgos con Uds. Por lo tanto es imprescindible su
informacion.

Agradezco como siempre tu inmediato apoyo, dado que, al necesitarse para la absolucion de consultas, lo
necesitamos con suma urgencia.

Saludos cordiales



Karla Castro Polo

Administracion
986751255

karla.castro@consorciojpcorredores.com

Daniel Alomias Robles N® 353 Qf. 201
Tel. Ofic. 044203354 | 044722634

www.consorciojpcorredores.com

De: Galarza Anchelia, Edwin Pedro <egalarza@mivivienda.com.pe>

Enviado el: lunes, 20 de marzo de 2023 12:26

Para: karla.castro@consorciojpcorredores.com

CC: operaciones./@consorciojpcorredores.com

Asunto: RE: Remisién del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacion de Seguros(URGENTE) | FONDO
MIVIVIENDAA

Estimada Karla

Podrias solicitar esta informacién a Mapfhre a ustedes las atenderan répido, anterior a ella fue la positiva y pacifico.

PACIFICO
COMPANIA
40 DE SEGUROS | Consulta
Y
REASEGUROS

ITEM 4: DESHONESTIDAD:Agraderemos se sirvan a enviar la siniestralidad detallad
afios, describiendo fecha, lugar, tipo de siniestro, importe pagado y pendiente (pre

PACIFICO
COMPANIA
41 DE SEGUROS | Consulta
Y
REASEGUROS

ITEM 4: VEHICULOS: Agradeceremos se sirvan a enviar la siniestralidad de los ultin
ramos de Multiriesgo, Deshonestidad y Vehiculos.

Saludos cordiales,

| Coordinador de Control Patrimonial y SS.GG.
Gerencia Administracién
=} Telef:211-7373 Anexo 2211

WY '~
iwva i AL=—1RL"1"

s

A Edwin Pedro Galarza Anchelia
L1 N

e

& it enmn

-
T i
R
'Y



——
Juntos podemos proteger el medio ambiente, m——

imprime este documento sélo si es indispensable.

De: karla.castro@consorciojpcorredores.com <karla.castro@consorciojpcorredores.com>

Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 16:27

Para: Galarza Anchelia, Edwin Pedro <egalarza@mivivienda.com.pe>

CC: 'Operaciones L' <operaciones.|@consorciojpcorredores.com>; jperez@consorciojpcorredores.com;
karina.castro@consorciojpcorredores.com; 'Angelath Contreras' <gerencia.tec@consorciojpcorredores.com>
Asunto: RE: Remisién del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacidn de Seguros(URGENTE) | FONDO
MIVIVIENDAA

ADVERTENCIA CORREO EXTERNO: En caso usted no tenga la plena seguridad de quien es el remitente o que el contenido del
correo sea seguro, no abra los archivos y/o enlaces adjuntos y consulte con el area encargada de Soporte.

Buenas tardes Sres.

Adjunto el pliego absolutorio con las recomendaciones indicadas como respuesta en cada una de las
consultas, dejamos en consideracion a la entidad tenerlas en cuenta.
Saludos

Karla Castro Polo

Administracion
[ 886751255

karla.castro@consorciojpcorredores.com

Daniel Alomias Robles N® 353 Qf. 204
Tel. Ofic. 0442033584 | 044 722634
www.consorciojpcorredores.com

De: Galarza Anchelia, Edwin Pedro <egalarza@mivivienda.com.pe>

Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 09:43

Para: karla.castro@consorciojpcorredores.com

CC: 'Operaciones L' <operaciones.|@consorciojpcorredores.com>; jperez@consorciojpcorredores.com;
karina.castro@consorciojpcorredores.com; 'Angelath Contreras' <gerencia.tec@consorciojpcorredores.com>
Asunto: RE: Remisién del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacidn de Seguros(URGENTE) | FONDO
MIVIVIENDAA

Estimada Karla
Te agradeceré puedas comunicar en que estado esta la atencidn al pliego de consultas.

Saludos cordiales,



Edwin Pedro Galarza Anchelia
2 Coordinador de Control Patrimonial y SS.GG.
fondo . . L,
el Gerencia Administraciéon

L L] [
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Juntos podemos proteger el medio ambiente,
imprime este documento sélo si es indispensable.

De: karla.castro@consorciojpcorredores.com <karla.castro@consorciojpcorredores.com>

Enviado el: lunes, 13 de marzo de 2023 09:44

Para: Galarza Anchelia, Edwin Pedro <egalarza@mivivienda.com.pe>

CC: 'Operaciones L' <operaciones.|@consorciojpcorredores.com>; jperez@consorciojpcorredores.com;
karina.castro@consorciojpcorredores.com; 'Angelath Contreras' <gerencia.tec@consorciojpcorredores.com>
Asunto: RE: Remisién del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacidn de Seguros(URGENTE) | FONDO
MIVIVIENDAA

ADVERTENCIA CORREO EXTERNO: En caso usted no tenga la plena seguridad de quien es el remitente o que el contenido del
correo sea seguro, no abra los archivos y/o enlaces adjuntos y consulte con el area encargada de Soporte.

Buenos dias Edwin,
Se ha revisado el pliego absolutorio; sin embargo, es necesario para poder motivar correctamente las
respuestas, nos envien las polizas de la vigencia anterior y las cotizaciones presentadas por las

companias.

Asimismo, es importante ir llenado el formato DUBAI en Excel, en donde se detalle el desglose de valores
declarados en formato 3661-2021.

En caso de tener alguna duda en el llenado, se pueden comunicar conmigo para poder apoyarlos,

Saludos

Karla Castro Polo

Administracion
986751255
karla.castro@consorciojpcorredores.com

Daniel Alomias Robles N™ 353 Of. 201
Tel. Ofic. 044 203354 | 044 722634
www.consorciojpcorredores.com




De: Galarza Anchelia, Edwin Pedro <egalarza@mivivienda.com.pe>

Enviado el: lunes, 13 de marzo de 2023 09:34

Para: 'Operaciones L' <operaciones.|@consorciojpcorredores.com>; 'KARLA CASTRO'
<karla.castro@consorciojpcorredores.com>

Asunto: RE: Remisidn del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacién de Seguros(URGENTE)

Estimadas muy buenos dias.
Me confirman si ya tienen preparadas las respuestas a las consultas realizadas,

Saludos cordiales,

Edwin Pedro Galarza Anchelia
. 2 Coordinador de Control Patrimonial y SS.GG.
ondo e Gerencia Administracién
M |v|Vlenda Telef: 211-7373 Anexo 2211
&

& ko
Juntos podemos proteger el medio ambiente, m——

imprime este documento sélo si es indispensable.

De: Galarza Anchelia, Edwin Pedro

Enviado el: miércoles, 08 de marzo de 2023 15:39

Para: Operaciones L <operaciones./@consorciojpcorredores.com>; KARLA CASTRO
<karla.castro@consorciojpcorredores.com>

Asunto: RV: Remisién del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacion de Seguros(URGENTE)
Importancia: Alta

Estimadas
Agradeceré su apoyo para atender las consultas realizadas por los postores.
Gracias por su atencion.

Saludos cordiales,

Edwin Pedro Galarza Anchelia
4 RS Coordinador de Control Patrimonial y SS.GG.
ONdo =228 Gerencia Administracion
M |V|Vlenda Telef: 211-7373 Anexo 2211
&

& ko
Juntos podemos proteger el medio ambiente, m——

imprime este documento sélo si es indispensable.

De: Mori Flores, Felix Alberto <fmori@mivivienda.com.pe>

Enviado el: miércoles, 08 de marzo de 2023 12:41

Para: Galarza Anchelia, Edwin Pedro <egalarza@mivivienda.com.pe>

CC: Rodriguez Mufiante, Luis Antonio <|rodriguezm@mivivienda.com.pe>; Rodas Alvitez, Ingrid Mariana
<irodas@mivivienda.com.pe>; Valderrama Suluaga, Karina Milagros <kvalderrama@mivivienda.com.pe>; Zapata
Acha, Diana <dzapata@mivivienda.com.pe>; Diaz Falcon, Lucia Elizabeth <|diaz@mivivienda.com.pe>; Carbajal
Rivera, Allan Manuel <acarbajalr@mivivienda.com.pe>

Asunto: Remisién del Pliego de Consultas - CP-1-2023-FMV Contratacidn de Seguros(URGENTE)

Importancia: Alta




Estimado Edwin,

Por encargo del Presidente del comité de seleccion saludarte y a la vez, aprovechar para solicitar tu apoyo en la
absolucién de las consultas formuladas por los participantes del procedimiento de Concurso Publico N° 001-
2023-FMV para la “Contratacién de Seguros”

Al respecto, los participante solicitan ciertas aclaraciones a tu requerimiento (ITEM 4) en diferentes extremos, se
adjunta el pliego de consultas donde encontraras el detalle de las mismas, adicionalmente se adjuntan las bases que
fueron aprobadas para tu mayor conocimiento.

A fin de atender a tiempo con las absoluciones del pliego, agradeceremos remitir tu respuesta a mas tardar hasta las
12:00 horas del dia 13 de marzo del presente.

Atentos a cualquier consulta, nos despedimos.

Saludos cordiales,

Felix Alberto Mori Flores
Departamento de Logistica
Gerencia de Administraciéon
Telef: 211-7373 Anexo 2233

i'uI iU I Ui Y n d a Celular: 948-971-386
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Juntos podemos proteger el medio ambiente, imprime este documento sélo si es indispensable. ="

Declinacion de Responsabilidades

El sistema de correo electrénico de Pacifico Seguros y/o Pacifico Salud EPS, esta destinado tinicamente para fines del negocio, cualquier otro uso
contraviene las politicas de la empresa. Se comunica al receptor de este correo que lo sefialado en el mismo NO constituye una oferta de seguros ni
expresa la intencién de aceptar la celebracién de un contrato de seguro o de cualquier otra indole. Este correo se debe considerar como una tratativa de
negociacién y solo podra entenderse que expresa el consentimiento de la Compafifa a contratar cuando expresamente lo sefiale de esa manera. Toda la
informacion del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo de Pacifico Seguros y/o Pacifico Salud EPS; su divulgacién, copia
y/o adulteracion estan prohibidas bajo responsabilidad y s6lo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este
mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.




